
From:                                      Mikołaj Hewelt

Sent:                                       Fri, 17 Dec 2021 14:30:11 +0000

To:                                          p.dmochowski@noos.fr

Subject:                                 RE: adres fundacji

Attachments:                       Orzeczenie-12787204 (2).pdf, odpis_aktualny_939139_1639749538912.pdf, 

invoice_FV202112081 Piotr Dmochowski.pdf

Szanowny Panie Piotrze, 

 

Dobra informacja – z dniem wczorajszym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował Fundację Anny i 

Piotra Dmochowskich. 

 

W załączeniu przesyłam postanowienie o wpisie oraz aktualny KRS fundacji (tym KRS można się legitymować 

w urzędach jako osoba uprawniona do reprezentacji fundacji). 

 

Po rejestracji do zrobienia są czynności stricte urzędowe, tj.: 

1. zarejestrowanie fundacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR - 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) – te czynności może wykonać tylko zarząd. Możemy pomóc 

przygotować zgłoszenie, przy czym nie można go podpisać przez pełnomocnika

2. zgłoszenie do Urzędu Skarbowego zgłoszenia uzupełniającego NIP-8 z danymi fundacji (tam się 

wskazuje rachunki fundacji, biuro rachunkowe i podobne) – możemy z tym pomóc na podstawie 

pełnomocnictwa, doślemy je.

 

Jednocześnie zgodnie z naszymi ustaleniami przesyłam fakturę rozliczającą rejestrację. 

 

� 02.08.2021 umówiliśmy się na honorarium 5.000,00 zł netto + VAT (VAT 23%, tj. brutto 6.150,00 zł)

� 08.09.2021 wpłacił nam Pan zaliczkę w wysokości 3.000,00 zł (tj. pozostało do zapłaty 3.150,00 zł 

brutto – czyli 2.560,97 zł netto + VAT, przy czym umówiliśmy się, że będzie to płatne po rejestracji 

fundacji)

� 05.11.2021 zaproponował Pan podwyżkę honorarium o 1.000,00 zł

 

W załączeniu przesyłam fakturę rozliczającą te czynności. Datą sprzedaży jest data rejestracji fundacji. 

 

Z poważaniem, 

 

Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny 

  

t. +48 504 002 778

mikolaj.hewelt@hww.pl

 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
mailto:mikolaj.hewelt@hww.pl


From: Mikołaj Hewelt 

Sent: Friday, December 10, 2021 7:35 AM

To: 'p.dmochowski@noos.fr' <p.dmochowski@noos.fr>

Subject: RE: adres fundacji

 

Szanowny Panie Piotrze, 

 

Wniosek o rejestrację fundacji został przez nas złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

W załączeniu złożone pliki (od 1 do 17). 

Sprawa się toczy pod sygnaturą WA.XII Ns-Rej.KRS 73878/21/530.

 

Oczekujemy teraz na pierwszą reakcję sądu rejestrowego. Jak wskazywaliśmy wcześniej, ze względu na 

precedensowe zapisy statutu istnieje ryzyko w pierwszej kolejności wezwania bądź zwrotu wniosku przez 

referendarza sądowego w związku z zastrzeżeniami do co treści poszczególnych zapisów statutu. W takim 

wypadku uprawnieni będziemy do jego zmiany – co będziemy robić na bieżąco, jak tylko dostaniemy wezwanie.

 

Niezwłocznie Państwa poinformujemy o jakiejkolwiek korespondencji z Sądu – jesteśmy formalnym 

pełnomocnikiem, więc wszystko będzie przychodzić bezpośrednio do nas. 

 

Z poważaniem, 

 

Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny 

  

t. +48 504 002 778

mikolaj.hewelt@hww.pl

  

  

Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

ul. Rakowiecka 41/55 

02-521 Warszawa

 

hww.pl 

 

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. 

Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie 

w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody firmy HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.. 

The information contained in this message is confidential and is intended for the addressee. Any dissemination, distribution, disclosure of this 

communication in full or in part to third parties is strictly prohibited, without the prior written consent of HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

 

mailto:mikolaj.hewelt@hww.pl
http://hww.pl/


From: Mikołaj Hewelt 

Sent: Monday, December 6, 2021 11:31 PM

To: p.dmochowski@noos.fr

Subject: RE: adres fundacji

 

Szanowny Panie Piotrze, 

 

Wpłynęły do nas dokumenty. 

 

Po złożeniu wniosku do KRS podeślemy Panu komplet złożonej dokumentacji. 

 

Z poważaniem, 

 

Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny 

  

t. +48 504 002 778

mikolaj.hewelt@hww.pl

  

  

Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

ul. Rakowiecka 41/55 

02-521 Warszawa

 

hww.pl 

 

Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest poufna. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. 

Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie 

w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody firmy HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.. 

The information contained in this message is confidential and is intended for the addressee. Any dissemination, distribution, disclosure of this 

communication in full or in part to third parties is strictly prohibited, without the prior written consent of HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

 

From: p.dmochowski@noos.fr <p.dmochowski@noos.fr> 

Sent: Tuesday, November 30, 2021 5:37 PM

To: Mikołaj Hewelt <mikolaj.hewelt@hww.pl>

Subject: adres fundacji

 

Szanowny Panie Mecenasie 

 

Podaje adres fundacji w Warszawie : 

 

Ul. Dzika 6 m 174

mailto:p.dmochowski@noos.fr
mailto:mikolaj.hewelt@hww.pl
http://hww.pl/
mailto:p.dmochowski@noos.fr
mailto:p.dmochowski@noos.fr
mailto:mikolaj.hewelt@hww.pl


00-172 Warszawa 

Pani Anna Szczycinska 

 

Klaniam sie pieknie i pozdrawiam 

 

Piotr Dmochowski 


