
From: "Piotr Dmochowski" <p.dmochowski@noos.fr>
To: "joasia lewinska" <lewinska.joasia@gmail.com>

Date: 2018-05-07 14:23:35
Subject: RE: FW: propozycja umowy i protokół fotografie

Droga Pani,
 
Nie bardzo zrozumialem co znaczy « dodatkowago ubezpieczenia kolekcji zdjec » ? W jakim sensie « dodatkowego » ? 
Ja chce by ktokolwiek wypozyczy od Was fotografie lub male rysunki zawarl umowe specjalna z jakims powaznym 
domem asekuracyjnym, w ktorej bedzie wyraznie okreslone jakie prace wypozycza i ze kazda z nich jest ubezpeczona : 
male rysunki po 20 tysiecy zlotych, a fotografie po 7 tysiecy zlotych kazda. Kopia takiej umow ma byc Wam wreczona 
jako gwarancja ze zostala zawarta. Wiem wowczas, ze w razie zniszczenia lub kradziezy przez pozyczajacego lub przez 
 jego publicznosc odszkodowanie bedzie adekwatne i ze zostanie mi niezwlocznie wyplacone.
Takie specjalne ubbezpieczenie z okresleniem wartosci kazdej wypozyczanej pracy jest moim zelaznym warunkiem na 
jakiekolwiek wypozyczanie instytucjom prac o ktorych mowimy. Mialem dosc juz problemow z instytucjami ktore 
pozyczaly ode mnie obrazy i zwracaly mie je podziurawione (a jest to przeciez twarda pyta pilsniowa !) lub rysunkami, 
ktore wracaly ze zbitym szklem i zadrapanym przez dlamki rysunkiem. Nie mam juz ochoty na uzeranie sie z 
ubezpieczycielami ktorzy bronia sie rokoma  i nogami przed koniecznoscia odszkodowania zniszczonej pracy, lub 
wyklocaja sie o jej wartosc.
 
Tak ubezpieczal wypozyczane prace pan Tarczynski, gdy on byl jeszcze dyrektorem w MGS w Czestochowie i przy 
takim rozwiazaniu chce pozostac.
 
Klaniam sie pieknie
 
Piotr Dmochowski
De : joasia lewinska <lewinska.joasia@gmail.com> 
Envoyé : lundi 7 mai 2018 13:29
À : dyrektor Anna Paleczek - Szumlas <dyrektor@galeria.czest.pl>
Cc : piotr dmochowski <p.dmochowski@noos.fr>; Zbigniew Grzyb <zbigniew.grzyb@nck.krakow.pl>
Objet : Re: FW: propozycja umowy i protokół fotografie
 
Droga Aniu,

do podpisania umowy potrzebna jest mi pisemna deklaracja (mail) od Piotra Dmochowskiego, że wyraża zgodę 
na brak dodatkowego ubezpieczania kolekcji zdjęć Zdzisława Beksińskiego
podczas transportu.
 
Joasia

Joanna Gościej-Lewińska
Kierownik Galerii CENTRUM NCK
tel. +48 12 644 43 80, tel. kom. +48 517 248 612
e-mail: joanna.lewinska@nck.krakow.pl
 

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
 

www.nck.krakow.pl

 
 
 
W dniu 7 maja 2018 12:53 użytkownik dyrektor Anna Paleczek - Szumlas <dyrektor@galeria.czest.pl> napisał:

Droga Joanno,
W nawiązaniu do naszej rozmowy dotyczącej zapisów w umowie dotyczącej wypożyczenia 100 fotografii 
Beksińskiego, przesyłam list od Pana Piotra dmochowskiego, dającego zgodę na warunki w niej zawarte.
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Uprzejmie proszę o informację w sprawie akceptacji projektu naszej umowy. Po prace przyjedziemy zgodnie z 
umową 11.05 o godz. 8-9.00
 
Z pozdrowieniami
Anna Paleczek-Szumlas    
 
             Dyrektor
Miejskiej Galerii Sztuki
     w Częstochowie
tel. 34 3242240, 501103914
     www.galeria.czest.pl
 
From: Piotr Dmochowski <p.dmochowski@noos.fr> 
Sent: Friday, May 4, 2018 3:19 PM
To: 'dyrektor Anna Paleczek - Szumlas' <dyrektor@galeria.czest.pl>
Subject: RE: propozycja umowy i protokół fotografie 
 
Szanowna Pani,
 
Teraz, po nadejsciu drugiego maila od Pani, rozumiem o co chodzi. Oczywiscie godze sie na projekt waszej umowy z 
NCK oraz na zalaczony wykaz prac.
 
Klaniam sie pieknie
 
Piotr Dmochowski
 
De : dyrektor Anna Paleczek - Szumlas <dyrektor@galeria.czest.pl> 
Envoyé : vendredi 4 mai 2018 14:00
À : joasia lewinska <lewinska.joasia@gmail.com>
Cc : Piotr Dmochowski <p.dmochowski@noos.fr>
Objet : propozycja umowy i protokół fotografie 
 
Przepraszam, poprzedni mail był bez załączników.
 
         Pozdrawiam
Anna Paleczek-Szumlas    
 
             Dyrektor
Miejskiej Galerii Sztuki
     w Częstochowie
tel. 34 3242240, 501103914
     www.galeria.czest.pl
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